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SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA

COLCHAGUA Maria Fernanda Hermosilla Vasquez <

San Fernando | Chimborongo | Nencagua | Placilia

Fwd: PAGO DE INDEMNIZACIONES

3 mensajes

Oscar Leonardo Fuentes _ 18 de abril de 2022, 10:30

Para: Maria Fernanda Hermosilla Vasquez <

---------- Forwarded message ---------

De: Oscar Leonardo Fuentes </ EEEEEEEGEGEGEGEGEGEGN
Date: mié, 16 feb 2022 alas 17:12

Subject: Re: PAGO DE INDEMNIZACIONES
To: Sebastian Rafael Uribe Estela < -, C=rios Poblete <[ NG -/
-

Gutierrez

Cc: Vanessa Eileen Valenzuela <| GGG . F-0'= Jimenez Herrera

y

Estimado Sebastian

Me cuelgo de correo de Carlos Poblete para comentarte que tal como sabes y se los hemos comunicado innumerables
veces, estamos enfrentando la desvinculacién de un gran niamero de Docentes y Asistentes de la Educacion, con el
propdsito de dar sostenibilidad financiera al SLEP Colchagua, desde el afio recién pasado que venimos trabajando en
este tema y por falta de modificacién presupuestaria que debian tramitar la DEP no lo pudimos ejecutar en Diciembre.
En diversas reuniones he hecho presente esta necesidad, entendi que estaba resuelta la modificacion para este afio, tal
como nos comentaste en reunidn presencial aca en San Fernando, y que podiamos imputar el gasto al subtitulo 23
porque éste era excedible. Por tal razon hemos solicitado, una vez mas, que se tramite la modificacion presupuestaria
para poder resolver este tema ahora en Febrero 2022, dado que tenemos todo organizado y dispuesto para que asi sea.
Las notificaciones se realizaron en tiempo y forma, tenemos listos los finiquitos y también hemos comprometido la
presencia de un Ministro de Fe (Notario) en los tramites que tenemos comunicados a los funcionarios para la préxima
semana.

Con profunda sorpresa, me entero por tu correo, que aun no hay medificacion presupuestaria y que ademas no
podriamos utilizar los recursos de saldo de caja que quedd producto de no haber podido ejecutar las desvinculaciones
en Diciembre 2022.

A este respecto y dada la complejidad del tema, por tener las notificaciones y avisos ya tramitados, con lo que

significa echar pié atras con la decision, es que he resuelto utilizar los recursos recibidos del FAEP adicionando a ello lo
necesario desde el saldo final de caja 2021, para cubrir todas las indemnizaciones programadas. Hago presente que no
adoptar esta medida, significa un perjuicio mayor, debido a que si no lo hago ahora, deberia considerar el pago completo
del afio escolar 2022.

Producto de la disminucion que se generara en la planilla de remuneraciones, como resultado de las desvinculaciones,
iremos destinando recursos 2022 que nos permitan en algin momento cubrir el saldo que sefialas debemos devolver y
que voy a utilizar para las desvinculaciones.

Saludos cordiales

El mié, 16 feb 2022 a las 14:09, Carlos Poblete (<} NG ) <scribio:

—————————— Forwarded message -——-----

De: Sebastian Rafael Uribe Estela <]} NG
Date: mié., 16 de febrero de 2022 13:45

Subject: RE: PAGO DE INDEMNIZACIONES
e

Estimado Carlos
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Junto con saludar, puedo informar que por regla general no se puede utilizar caja del afio 2021 para pagar
compromisos 2022. Dicho lo anterior, la excepcion a la regla se genera con las modificaciones presupuestarias que te
reconocen saldo inicial de casa, como el que se ha pedido para el pago de deuda flotante.

Con respecto a las indemnizaciones, deben ser pagadas con cargo a recursos que ingresaran con cargo al fondo
FRAEP que actualmente se encuentra en tramite en DIPRES.

Saludos

Sebastian Uribe Estela

Jefe de Divisidon de Acompanamiento y Control Financiero
Direccion de Educacion Publica | Gobierno de Chile

(A I
(D) Alameda 1449 Torre 4. Piso 15 Santiago.
www.educacionpublica.cl

|- Gréfico de embudo Descripcion generada automaticamente con confianza baja

De: Carlos Poblete <G -
Enviado el: miércoles, 16 de febrero de 2022 13:35
Para: Sebastian Rafael Uribe Estela <

Asunto: Fwd: PAGO DE INDEMNIZACIONES

Estimado Sebastian:

Tal como se sefiala en el correo adjunto y previamente conversado con ustedes, le solicito por favor puedan clarificar
el procedimiento para gestionar las desvinculaciones de los funcionarios.

El subtitulo 23 es excedible por lo tanto procederemos a ejecutar en este, el gasto de las desvinculaciones y
posteriormente llegara la modificacién presupuestaria.

De acuerdo a consultas previas en relacion al pago de facturas del afio 2022, se nos indicoé que no podia realizarse
con caja del afio 2021, por lo tanto, tenemos la duda que en el caso de las indemnizaciones y haciendo la analogia
con el pago de proveedores ;podemos utilizar el disponible de caja del afio 2021 para las desvinculaciones?.

Wy
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Saludos y atento a sus comentarios

—————————— Forwarded message -—-----

De: Vanessa Eileen Valenzuela <} NNEGEGgGgGEGEEEEEEEEEEE

Date: lun, 10 ene 2022 a las 10:06

Subject: PAGO DE INDEMNIZACIONES

To: Sebastian Rafael Uribe Estela < || G-

Cc: Felipe Alamiro Monjes Garcia </l R -. Oscar Leonardo Fuentes
I - Carios Poblete < . Hector Alejandro Fuentes
y & 0 g

Estimado Sebastian, junto con saludar, informo a usted que el viernes nos han informado que existe una modificacion
presupuestaria por $2.522.924.000 en los ingresos (Subt. 05) y en el gasto ( Subt. 25). Lamentablemente ese dinero
no pudo ser ejecutado en el pago de indemnizaciones, por no estar reflejados en el presupuesto. Por lo anterior,
solicito a usted realizar modificacion presupuestaria reflejando este valor en subt. 23, con la finalidad de ejecutar el
pago comprometido con los funcionarios por el término parcial o total de sus servicios.

Considerando la cantidad de personas y el aforo de atencion, las indemnizaciones estan programadas y coordinadas
con el Notario para comenzar el dia 16.02.2022 hasta el dia 25.02.2022. Sumando a ello, dos semanas mas para
tener listo todo el proceso administrativo correspondiente.

Adjunto listado de funcionarios y montos a indemnizar.

Quedamos atentos a cualquier duda o consulta.

Cordialmente,
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Vanessa Valenzuela Allende
Gabinete

’, o Lc H AG UA Servicio Local de Educcion Publica Colchagua

San Fernando | Chimbarongo | Nancagua | Placilla

SERVICIO LOCAL DE ECUCACION PUBLICA

Direcciéon de Educacién Plblica | Gobierno de Chile
(c) I
o I
|

Carlos Poblete Lagos
SEQYICID LOCAL DE EDWCACION PUBLICA - ) .
Jefe de Administracion y Finanzas

l‘ 0 LC HAG UA Servicio Local de Educacidn Pablica Colchagua

Son Fernands | Chimbaronge | Mancagua | Placilla

Direccion de Educacion Publica | Gobierno de Chile

o I
____________________

Oscar Leonardo Fuentes Roman
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA y . .
Director Ejecutivo

,;o Lc HAG UA Servicio Local de Educcion Publica Colchagua

San Fernando | Chimbarongo | Nancagua | Placilla

Direccion de Educacidn Publica | Gobierno de Chile
(o) I
|

Maria Fernanda Hermosilla Vasquez — 18 de abril de 2022, 10:41
Para: Rodrigo Ignacio Vidal Sanchez <|}}}} NG

[El texto citado esta oculto]
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SERVICIO LOCAL DE EDUCACKSN PUBLICA Maria Fernanda Hermosilla Vasquez
Abogada

,1 o Lc H AG UA Servicio Local de Educacién Publica Colchagua
4

San Fernando | Chimbarongo | Nancagua | Placilla Direccién de Educacion Publica | Gobierno de Chile

Maria Fernanda Hermosilla Vasquez <
Para:

[El texto citado esta oculto]

Maria Fernanda Hermosilla Vasquez

SERVICIO LOCAL DE ECUCACION PUBLICA

Abogada
f Servicio Local de Educacién Piblica Colchagua
4
San Fernande | Chimbarongo | Nancagua | Placilla Direccién de Educacion Publica | Gobierno de Chile

>

20 de abril de 2022, 16:29
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